
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KOCAELİ GEBZE GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ GEBZE TYT 1 72 2818 2818 2818

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,7 11,9 12,73 8,3 5,0 7,06 5,9 3,4 5,06 2,9 2,9 2,19 32,9 23,2 27,04 205,100

Okul Ortalaması 8,0 14,3 4,41 5,1 5,8 3,62 1,8 3,3 0,94 1,4 2,8 0,74 16,2 26,1 9,71 117,990

KATILIMLAR

1 22056 ARDAULUAT 12A 30 9 27,75 14 6 12,50 10 5 8,75 54 20 49,00 289,910 1 1 468 468 468

2 22004 ARDA KÖSEOĞLU 12A 27 11 24,25 12 4 11,00 8 0 8,00 6 8 4,00 53 23 47,25 283,775 2 2 510 510 510

3 22265 ALPEREN EFE 11A 19 10 16,50 10 4 9,00 5 0 5,00 10 5 8,75 44 19 39,25 261,539 1 3 718 718 718

4 22009 ELİF MUYANLİ 12C 23 7 21,25 10 1 9,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 38 10 35,50 248,492 1 4 873 873 873

5 22061 İSMAİL KARTAL 12A 23 13 19,75 9 4 8,00 4 0 4,00 1 1 0,75 37 18 32,50 239,944 3 5 1001 1001 1001

6 22031 AHMET CAN KONUK 12A 19 16 15,00 15 3 14,25 2 1 1,75 1 1 0,75 37 21 31,75 237,901 4 6 1018 1018 1018

7 22571 BEYZA NUR OCAK 12C 20 7 18,25 9 5 7,75 4 0 4,00 1 0 1,00 34 12 31,00 235,634 2 7 1054 1054 1054

8 22237 ENDER UZUNOK 12B 21 17 16,75 14 6 12,50 35 23 29,25 230,371 1 8 1120 1120 1120

9 22001 İRFAN ARIK 12A 12 9 9,75 9 0 9,00 3 1 2,75 6 4 5,00 30 14 26,50 223,519 5 9 1210 1210 1210

10 22046 MURAT YETİŞ 12A 14 24 8,00 15 3 14,25 4 1 3,75 33 28 26,00 221,867 6 10 1242 1242 1242

11 22039 NİSANUR ÖZER 12C 17 7 15,25 6 0 6,00 4 0 4,00 1 0 1,00 28 7 26,25 221,769 3 11 1244 1244 1244

12 22060 SILA ÖZDEMİR 12C 17 13 13,75 9 2 8,50 4 1 3,75 30 16 26,00 220,869 4 12 1256 1256 1256

13 22474 ŞEREF YILDIZ 12A 18 14 14,50 7 10 4,50 6 2 5,50 31 26 24,50 216,423 7 13 1327 1327 1327

14 0 AYBERK KAÇDI 12C 20 6 18,50 4 2 3,50 24 8 22,00 209,030 5 14 1437 1437 1437

15 22018 SEMİHKARABULUT 12A 10 12 7,00 9 10 6,50 7 6 5,50 4 6 2,50 30 34 21,50 208,354 8 15 1449 1449 1449

16 22024 EGE YAĞIZ DERYA 12C 13 14 9,50 9 3 8,25 5 1 4,75 0 7 -1,75 27 25 20,75 205,190 6 16 1504 1504 1504

17 22017 FURKAN ERKARSLAN 12C 10 14 6,50 10 6 8,50 4 1 3,75 2 2 1,50 26 23 20,25 204,505 7 17 1513 1513 1513

18 22052 ERHAN BAYBURT 12A 15 19 10,25 11 9 8,75 3 7 1,25 29 35 20,25 204,388 9 18 1516 1516 1516

19 22500 CEREN KARAGÖZOĞLU 12C 10 9 7,75 10 9 7,75 1 1 0,75 4 7 2,25 25 26 18,50 199,523 8 19 1595 1595 1595

20 22002 BAHADIR SOMUNCU 12A 8 15 4,25 7 10 4,50 4 1 3,75 6 2 5,50 25 28 18,00 198,807 10 20 1602 1602 1602

21 22034 YİĞİT ALİ GÜNDOĞAN 12C 3 4 2,00 9 7 7,25 2 1 1,75 7 3 6,25 21 15 17,25 196,849 9 21 1634 1634 1634

22 22229 YUSUFPASLIKILIÇ 12F 14 15 10,25 7 8 5,00 21 23 15,25 189,440 1 22 1725 1725 1725

23 22042 12C 14 25 7,75 6 14 2,50 4 0 4,00 24 39 14,25 186,529 10 23 1757 1757 1757

24 0 SERKAN TOKDEMİR 12C 5 8 3,00 10 6 8,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 17 16 13,00 183,411 11 24 1818 1818 1818

25 22248 MUSTAFA EFE KANBAY 12H 11 11 8,25 5 7 3,25 16 18 11,50 178,484 1 25 1893 1893 1893

26 22080 ABDULSELAMBOZKURT 12A 10 27 3,25 12 8 10,00 7 33 -1,25 3 17 -1,25 32 85 10,75 176,173 11 26 1925 1925 1925

27 22037 DENİZ ZENGİN 12C 6 12 3,00 3 3 2,25 4 0 4,00 13 15 9,25 171,980 12 27 2011 2011 2011

28 0 SUDE GÜZEL 12H 5 6 3,50 6 2 5,50 0 1 -0,25 11 9 8,75 170,546 2 28 2044 2044 2044

29 0 ZEYNEP KAYA 12B 12 20 7,00 1 8 -1,00 4 5 2,75 1 4 0,00 18 37 8,75 170,413 2 29 2052 2052 2052

30 22431 MERVE PARIAR 12F 9 9 6,75 4 6 2,50 1 6 -0,50 14 21 8,75 170,345 2 30 2054 2054 2054

31 22319 ELİF AYDIN 12B 11 10 8,50 11 10 8,50 169,667 3 31 2061 2061 2061

32 22450 RAMAZAN GÖKBUDAK 12F 11 27 4,25 4 15 0,25 2 10 -0,50 4 7 2,25 21 59 6,25 163,661 3 32 2153 2153 2153

33 22423 METİN ÖĞDÜN 12H 13 27 6,25 13 27 6,25 163,123 3 33 2164 2164 2164

34 22262 İRFAN BAYRAK 12 1 1 0,75 6 11 3,25 7 12 4,00 156,671 1 34 2260 2260 2260

35 22266 NEHİRBULUT 12H 5 19 0,25 3 4 2,00 2 5 0,75 10 28 3,00 153,740 4 35 2301 2301 2301

36 22129 BEYTÜLLAHCANÇİÇEK 12B 7 33 -1,25 7 13 3,75 9 31 1,25 3 17 -1,25 26 94 2,50 152,044 4 36 2323 2323 2323

37 22404 ESMAALTU DAL 12H 1 12 -2,00 2 8 0,00 3 7 1,25 4 6 2,50 10 33 1,75 150,656 5 37 2343 2343 2343

38 22386 ADA GÜNDÜZ 12B 4 9 1,75 4 9 1,75 150,035 5 38 2350 2350 2350

39 22326 YUSUF UYAR 12H 3 5 1,75 3 5 1,75 150,035 6 38 2350 2350 2350

40 22406 MUSA GÜZELYURD 12B 9 31 1,25 4 16 0,00 13 47 1,25 148,581 6 40 2373 2373 2373

41 22139 EMİRHAN AKKOÇ 12H 1 1 0,75 1 1 0,75 147,127 7 41 2392 2392 2392

42 22463 UMUT İRTEGÜN 12H 3 22 -2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 7 26 0,50 146,468 8 42 2401 2401 2401

43 22226 DERYA KUŞBACAK 12H 3 7 1,25 0 3 -0,75 3 10 0,50 146,387 9 43 2405 2405 2405

44 22043 YAKUP TAŞTAN 12 9 31 1,25 3 17 -1,25 8 32 0,00 3 17 -1,25 23 97 -1,25 140,975 2 44 2425 2425 2425

45 20129 HASAN YILMAZ 12H 3 13 -0,25 8 10 5,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 13 32 5,00

46 22495 EYLÜL TİRYAKİ 12H 2 17 -2,25 9 10 6,50 11 27 4,25

47 22207 İSA ÇOLAK 12F 1 14 -2,50 6 4 5,00 0 1 -0,25 2 7 0,25 9 26 2,50

48 22420 EBUBEKİR ACAR 12F 4 32 -4,00 6 7 4,25 5 11 2,25 15 50 2,50
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KOCAELİ GEBZE GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ GEBZE TYT 1 72 2818 2818 2818

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,7 11,9 12,73 8,3 5,0 7,06 5,9 3,4 5,06 2,9 2,9 2,19 32,9 23,2 27,04 205,100

Okul Ortalaması 8,0 14,3 4,41 5,1 5,8 3,62 1,8 3,3 0,94 1,4 2,8 0,74 16,2 26,1 9,71 117,990

KATILIMLAR

49 22367 UMUT CAN ERGÜL 12F 5 29 -2,25 6 10 3,50 11 39 1,25

50 22888 SEFA BORAN 12F 3 15 -0,75 2 2 1,50 5 17 0,75

51 22115 YUSUF YILDIZ 12H 4 15 0,25 4 15 0,25

52 22016 NAZLI KOCA 12H 1 3 0,25 1 3 0,25

53 0   0 0 0,00

54 22021 ENES ŞEFİK TUNCEL   0 0 0,00

55 0 FATMA KURTULDU 12B 0 0 0,00

56 0   0 0 0,00

57 22449 SAMED ALTUN 12H 0 0 0,00

58 22323 YAĞMUR BABA 12H 4 16 0,00 6 14 2,50 0 10 -2,50 10 40 0,00

59 22468 ÖMER FARUK TÖNGELCİ12H 0 0 0,00

60 22417 EMİR ÖZALIR 12H 0 0 0,00

61 20288 VOLKAN MOLLAİB RHİMO12H 0 0 0,00

62 22100 EYLÜL SAĞLAM 12H 0 1 -0,25 0 1 -0,25

63 0 BURAK ATAK 12C 1 10 -1,50 1 2 0,50 2 12 -1,00

64 20359 İBRAHİM GÜNAL 12H 0 4 -1,00 4 16 0,00 4 20 -1,00

65 22245 EMİR EFE 12F 4 23 -1,75 2 7 0,25 6 30 -1,50

66 22458 ECENAZLIPEKGÖZ 12H 0 7 -1,75 2 4 1,00 1 7 -0,75 3 18 -1,50

67 22389 MERYEM ŞEN 12H 7 29 -0,25 3 17 -1,25 10 46 -1,50

68 22196 ARINÇ GÜLTEKİN 12H 4 36 -5,00 6 14 2,50 10 50 -2,50

69 22390 YİĞİT DUMAN 12F 5 35 -3,75 4 16 0,00 0 1 -0,25 9 52 -4,00

70 22202 SALİH YILDIZ 12F 5 35 -3,75 4 16 0,00 5 23 -0,75 14 74 -4,50

71 22254 ALİ ESEN 12H 2 38 -7,50 4 16 0,00 3 17 -1,25 9 71 -8,75

72 20422 BURAKCAN DEMİRTAŞ 12B 3 37 -6,25 2 18 -2,50 4 36 -5,00 5 15 1,25 14 106 -12,50
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KOCAELİ GEBZE GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ GEBZE TYT 1 72 2818 2818 2818

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,7 11,9 12,73 8,3 5,0 7,06 5,9 3,4 5,06 2,9 2,9 2,19 32,9 23,2 27,04 205,100

Okul Ortalaması 8,0 14,3 4,41 5,1 5,8 3,62 1,8 3,3 0,94 1,4 2,8 0,74 16,2 26,1 9,71 117,990

KATILIMLAR

1 22056 ARDAULUAT 12A 30 9 27,75 14 6 12,50 10 5 8,75 54 20 49,00 289,910 1 1 468 468 468

2 22004 ARDA KÖSEOĞLU 12A 27 11 24,25 12 4 11,00 8 0 8,00 6 8 4,00 53 23 47,25 283,775 2 2 510 510 510

3 22265 ALPEREN EFE 11A 19 10 16,50 10 4 9,00 5 0 5,00 10 5 8,75 44 19 39,25 261,539 1 3 718 718 718

4 22009 ELİF MUYANLİ 12C 23 7 21,25 10 1 9,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 38 10 35,50 248,492 1 4 873 873 873

5 22061 İSMAİL KARTAL 12A 23 13 19,75 9 4 8,00 4 0 4,00 1 1 0,75 37 18 32,50 239,944 3 5 1001 1001 1001

6 22031 AHMET CAN KONUK 12A 19 16 15,00 15 3 14,25 2 1 1,75 1 1 0,75 37 21 31,75 237,901 4 6 1018 1018 1018

7 22571 BEYZA NUR OCAK 12C 20 7 18,25 9 5 7,75 4 0 4,00 1 0 1,00 34 12 31,00 235,634 2 7 1054 1054 1054

8 22237 ENDER UZUNOK 12B 21 17 16,75 14 6 12,50 35 23 29,25 230,371 1 8 1120 1120 1120

9 22001 İRFAN ARIK 12A 12 9 9,75 9 0 9,00 3 1 2,75 6 4 5,00 30 14 26,50 223,519 5 9 1210 1210 1210

10 22046 MURAT YETİŞ 12A 14 24 8,00 15 3 14,25 4 1 3,75 33 28 26,00 221,867 6 10 1242 1242 1242

11 22039 NİSANUR ÖZER 12C 17 7 15,25 6 0 6,00 4 0 4,00 1 0 1,00 28 7 26,25 221,769 3 11 1244 1244 1244

12 22060 SILA ÖZDEMİR 12C 17 13 13,75 9 2 8,50 4 1 3,75 30 16 26,00 220,869 4 12 1256 1256 1256

13 22474 ŞEREF YILDIZ 12A 18 14 14,50 7 10 4,50 6 2 5,50 31 26 24,50 216,423 7 13 1327 1327 1327

14 0 AYBERK KAÇDI 12C 20 6 18,50 4 2 3,50 24 8 22,00 209,030 5 14 1437 1437 1437

15 22018 SEMİHKARABULUT 12A 10 12 7,00 9 10 6,50 7 6 5,50 4 6 2,50 30 34 21,50 208,354 8 15 1449 1449 1449

16 22024 EGE YAĞIZ DERYA 12C 13 14 9,50 9 3 8,25 5 1 4,75 0 7 -1,75 27 25 20,75 205,190 6 16 1504 1504 1504

17 22017 FURKAN ERKARSLAN 12C 10 14 6,50 10 6 8,50 4 1 3,75 2 2 1,50 26 23 20,25 204,505 7 17 1513 1513 1513

18 22052 ERHAN BAYBURT 12A 15 19 10,25 11 9 8,75 3 7 1,25 29 35 20,25 204,388 9 18 1516 1516 1516

19 22500 CEREN KARAGÖZOĞLU 12C 10 9 7,75 10 9 7,75 1 1 0,75 4 7 2,25 25 26 18,50 199,523 8 19 1595 1595 1595

20 22002 BAHADIR SOMUNCU 12A 8 15 4,25 7 10 4,50 4 1 3,75 6 2 5,50 25 28 18,00 198,807 10 20 1602 1602 1602

21 22034 YİĞİT ALİ GÜNDOĞAN 12C 3 4 2,00 9 7 7,25 2 1 1,75 7 3 6,25 21 15 17,25 196,849 9 21 1634 1634 1634

22 22229 YUSUFPASLIKILIÇ 12F 14 15 10,25 7 8 5,00 21 23 15,25 189,440 1 22 1725 1725 1725

23 22042 12C 14 25 7,75 6 14 2,50 4 0 4,00 24 39 14,25 186,529 10 23 1757 1757 1757

24 0 SERKAN TOKDEMİR 12C 5 8 3,00 10 6 8,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 17 16 13,00 183,411 11 24 1818 1818 1818

25 22248 MUSTAFA EFE KANBAY 12H 11 11 8,25 5 7 3,25 16 18 11,50 178,484 1 25 1893 1893 1893

26 22080 ABDULSELAMBOZKURT 12A 10 27 3,25 12 8 10,00 7 33 -1,25 3 17 -1,25 32 85 10,75 176,173 11 26 1925 1925 1925

27 22037 DENİZ ZENGİN 12C 6 12 3,00 3 3 2,25 4 0 4,00 13 15 9,25 171,980 12 27 2011 2011 2011

28 0 SUDE GÜZEL 12H 5 6 3,50 6 2 5,50 0 1 -0,25 11 9 8,75 170,546 2 28 2044 2044 2044

29 0 ZEYNEP KAYA 12B 12 20 7,00 1 8 -1,00 4 5 2,75 1 4 0,00 18 37 8,75 170,413 2 29 2052 2052 2052

30 22431 MERVE PARIAR 12F 9 9 6,75 4 6 2,50 1 6 -0,50 14 21 8,75 170,345 2 30 2054 2054 2054

31 22319 ELİF AYDIN 12B 11 10 8,50 11 10 8,50 169,667 3 31 2061 2061 2061

32 22450 RAMAZAN GÖKBUDAK 12F 11 27 4,25 4 15 0,25 2 10 -0,50 4 7 2,25 21 59 6,25 163,661 3 32 2153 2153 2153

33 22423 METİN ÖĞDÜN 12H 13 27 6,25 13 27 6,25 163,123 3 33 2164 2164 2164

34 22262 İRFAN BAYRAK 12 1 1 0,75 6 11 3,25 7 12 4,00 156,671 1 34 2260 2260 2260

35 22266 NEHİRBULUT 12H 5 19 0,25 3 4 2,00 2 5 0,75 10 28 3,00 153,740 4 35 2301 2301 2301

36 22129 BEYTÜLLAHCANÇİÇEK 12B 7 33 -1,25 7 13 3,75 9 31 1,25 3 17 -1,25 26 94 2,50 152,044 4 36 2323 2323 2323

37 22404 ESMAALTU DAL 12H 1 12 -2,00 2 8 0,00 3 7 1,25 4 6 2,50 10 33 1,75 150,656 5 37 2343 2343 2343

38 22386 ADA GÜNDÜZ 12B 4 9 1,75 4 9 1,75 150,035 5 38 2350 2350 2350

39 22326 YUSUF UYAR 12H 3 5 1,75 3 5 1,75 150,035 6 38 2350 2350 2350

40 22406 MUSA GÜZELYURD 12B 9 31 1,25 4 16 0,00 13 47 1,25 148,581 6 40 2373 2373 2373

41 22139 EMİRHAN AKKOÇ 12H 1 1 0,75 1 1 0,75 147,127 7 41 2392 2392 2392

42 22463 UMUT İRTEGÜN 12H 3 22 -2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 7 26 0,50 146,468 8 42 2401 2401 2401

43 22226 DERYA KUŞBACAK 12H 3 7 1,25 0 3 -0,75 3 10 0,50 146,387 9 43 2405 2405 2405

44 22043 YAKUP TAŞTAN 12 9 31 1,25 3 17 -1,25 8 32 0,00 3 17 -1,25 23 97 -1,25 140,975 2 44 2425 2425 2425

45 20129 HASAN YILMAZ 12H 3 13 -0,25 8 10 5,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 13 32 5,00

46 22495 EYLÜL TİRYAKİ 12H 2 17 -2,25 9 10 6,50 11 27 4,25

47 22207 İSA ÇOLAK 12F 1 14 -2,50 6 4 5,00 0 1 -0,25 2 7 0,25 9 26 2,50

48 22420 EBUBEKİR ACAR 12F 4 32 -4,00 6 7 4,25 5 11 2,25 15 50 2,50
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Genel Ortalama 15,7 11,9 12,73 8,3 5,0 7,06 5,9 3,4 5,06 2,9 2,9 2,19 32,9 23,2 27,04 205,100

Okul Ortalaması 8,0 14,3 4,41 5,1 5,8 3,62 1,8 3,3 0,94 1,4 2,8 0,74 16,2 26,1 9,71 117,990

KATILIMLAR

49 22367 UMUT CAN ERGÜL 12F 5 29 -2,25 6 10 3,50 11 39 1,25

50 22888 SEFA BORAN 12F 3 15 -0,75 2 2 1,50 5 17 0,75

51 22115 YUSUF YILDIZ 12H 4 15 0,25 4 15 0,25

52 22016 NAZLI KOCA 12H 1 3 0,25 1 3 0,25

53 0   0 0 0,00

54 22021 ENES ŞEFİK TUNCEL   0 0 0,00

55 0 FATMA KURTULDU 12B 0 0 0,00

56 0   0 0 0,00

57 22449 SAMED ALTUN 12H 0 0 0,00

58 22323 YAĞMUR BABA 12H 4 16 0,00 6 14 2,50 0 10 -2,50 10 40 0,00

59 22468 ÖMER FARUK TÖNGELCİ12H 0 0 0,00

60 22417 EMİR ÖZALIR 12H 0 0 0,00

61 20288 VOLKAN MOLLAİB RHİMO12H 0 0 0,00

62 22100 EYLÜL SAĞLAM 12H 0 1 -0,25 0 1 -0,25

63 0 BURAK ATAK 12C 1 10 -1,50 1 2 0,50 2 12 -1,00

64 20359 İBRAHİM GÜNAL 12H 0 4 -1,00 4 16 0,00 4 20 -1,00

65 22245 EMİR EFE 12F 4 23 -1,75 2 7 0,25 6 30 -1,50

66 22458 ECENAZLIPEKGÖZ 12H 0 7 -1,75 2 4 1,00 1 7 -0,75 3 18 -1,50

67 22389 MERYEM ŞEN 12H 7 29 -0,25 3 17 -1,25 10 46 -1,50

68 22196 ARINÇ GÜLTEKİN 12H 4 36 -5,00 6 14 2,50 10 50 -2,50

69 22390 YİĞİT DUMAN 12F 5 35 -3,75 4 16 0,00 0 1 -0,25 9 52 -4,00

70 22202 SALİH YILDIZ 12F 5 35 -3,75 4 16 0,00 5 23 -0,75 14 74 -4,50

71 22254 ALİ ESEN 12H 2 38 -7,50 4 16 0,00 3 17 -1,25 9 71 -8,75

72 20422 BURAKCAN DEMİRTAŞ 12B 3 37 -6,25 2 18 -2,50 4 36 -5,00 5 15 1,25 14 106 -12,50
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KOCAELİ GEBZE GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ GEBZE TYT 1 72 2818 2818 2818

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,7 11,9 12,73 8,3 5,0 7,06 5,9 3,4 5,06 2,9 2,9 2,19 32,9 23,2 27,04 205,100

Okul Ortalaması 8,0 14,3 4,41 5,1 5,8 3,62 1,8 3,3 0,94 1,4 2,8 0,74 16,2 26,1 9,71 117,990

KATILIMLAR

1 22056 ARDAULUAT 12A 30 9 27,75 14 6 12,50 10 5 8,75 54 20 49,00 289,910 1 1 468 468 468

2 22004 ARDA KÖSEOĞLU 12A 27 11 24,25 12 4 11,00 8 0 8,00 6 8 4,00 53 23 47,25 283,775 2 2 510 510 510

3 22265 ALPEREN EFE 11A 19 10 16,50 10 4 9,00 5 0 5,00 10 5 8,75 44 19 39,25 261,539 1 3 718 718 718

4 22009 ELİF MUYANLİ 12C 23 7 21,25 10 1 9,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 38 10 35,50 248,492 1 4 873 873 873

5 22061 İSMAİL KARTAL 12A 23 13 19,75 9 4 8,00 4 0 4,00 1 1 0,75 37 18 32,50 239,944 3 5 1001 1001 1001

6 22031 AHMET CAN KONUK 12A 19 16 15,00 15 3 14,25 2 1 1,75 1 1 0,75 37 21 31,75 237,901 4 6 1018 1018 1018

7 22571 BEYZA NUR OCAK 12C 20 7 18,25 9 5 7,75 4 0 4,00 1 0 1,00 34 12 31,00 235,634 2 7 1054 1054 1054

8 22237 ENDER UZUNOK 12B 21 17 16,75 14 6 12,50 35 23 29,25 230,371 1 8 1120 1120 1120

9 22001 İRFAN ARIK 12A 12 9 9,75 9 0 9,00 3 1 2,75 6 4 5,00 30 14 26,50 223,519 5 9 1210 1210 1210

10 22046 MURAT YETİŞ 12A 14 24 8,00 15 3 14,25 4 1 3,75 33 28 26,00 221,867 6 10 1242 1242 1242

11 22039 NİSANUR ÖZER 12C 17 7 15,25 6 0 6,00 4 0 4,00 1 0 1,00 28 7 26,25 221,769 3 11 1244 1244 1244

12 22060 SILA ÖZDEMİR 12C 17 13 13,75 9 2 8,50 4 1 3,75 30 16 26,00 220,869 4 12 1256 1256 1256

13 22474 ŞEREF YILDIZ 12A 18 14 14,50 7 10 4,50 6 2 5,50 31 26 24,50 216,423 7 13 1327 1327 1327

14 0 AYBERK KAÇDI 12C 20 6 18,50 4 2 3,50 24 8 22,00 209,030 5 14 1437 1437 1437

15 22018 SEMİHKARABULUT 12A 10 12 7,00 9 10 6,50 7 6 5,50 4 6 2,50 30 34 21,50 208,354 8 15 1449 1449 1449

16 22024 EGE YAĞIZ DERYA 12C 13 14 9,50 9 3 8,25 5 1 4,75 0 7 -1,75 27 25 20,75 205,190 6 16 1504 1504 1504

17 22017 FURKAN ERKARSLAN 12C 10 14 6,50 10 6 8,50 4 1 3,75 2 2 1,50 26 23 20,25 204,505 7 17 1513 1513 1513

18 22052 ERHAN BAYBURT 12A 15 19 10,25 11 9 8,75 3 7 1,25 29 35 20,25 204,388 9 18 1516 1516 1516

19 22500 CEREN KARAGÖZOĞLU 12C 10 9 7,75 10 9 7,75 1 1 0,75 4 7 2,25 25 26 18,50 199,523 8 19 1595 1595 1595

20 22002 BAHADIR SOMUNCU 12A 8 15 4,25 7 10 4,50 4 1 3,75 6 2 5,50 25 28 18,00 198,807 10 20 1602 1602 1602

21 22034 YİĞİT ALİ GÜNDOĞAN 12C 3 4 2,00 9 7 7,25 2 1 1,75 7 3 6,25 21 15 17,25 196,849 9 21 1634 1634 1634

22 22229 YUSUFPASLIKILIÇ 12F 14 15 10,25 7 8 5,00 21 23 15,25 189,440 1 22 1725 1725 1725

23 22042 12C 14 25 7,75 6 14 2,50 4 0 4,00 24 39 14,25 186,529 10 23 1757 1757 1757

24 0 SERKAN TOKDEMİR 12C 5 8 3,00 10 6 8,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 17 16 13,00 183,411 11 24 1818 1818 1818

25 22248 MUSTAFA EFE KANBAY 12H 11 11 8,25 5 7 3,25 16 18 11,50 178,484 1 25 1893 1893 1893

26 22080 ABDULSELAMBOZKURT 12A 10 27 3,25 12 8 10,00 7 33 -1,25 3 17 -1,25 32 85 10,75 176,173 11 26 1925 1925 1925

27 22037 DENİZ ZENGİN 12C 6 12 3,00 3 3 2,25 4 0 4,00 13 15 9,25 171,980 12 27 2011 2011 2011

28 0 SUDE GÜZEL 12H 5 6 3,50 6 2 5,50 0 1 -0,25 11 9 8,75 170,546 2 28 2044 2044 2044

29 0 ZEYNEP KAYA 12B 12 20 7,00 1 8 -1,00 4 5 2,75 1 4 0,00 18 37 8,75 170,413 2 29 2052 2052 2052

30 22431 MERVE PARIAR 12F 9 9 6,75 4 6 2,50 1 6 -0,50 14 21 8,75 170,345 2 30 2054 2054 2054

31 22319 ELİF AYDIN 12B 11 10 8,50 11 10 8,50 169,667 3 31 2061 2061 2061

32 22450 RAMAZAN GÖKBUDAK 12F 11 27 4,25 4 15 0,25 2 10 -0,50 4 7 2,25 21 59 6,25 163,661 3 32 2153 2153 2153

33 22423 METİN ÖĞDÜN 12H 13 27 6,25 13 27 6,25 163,123 3 33 2164 2164 2164

34 22262 İRFAN BAYRAK 12 1 1 0,75 6 11 3,25 7 12 4,00 156,671 1 34 2260 2260 2260

35 22266 NEHİRBULUT 12H 5 19 0,25 3 4 2,00 2 5 0,75 10 28 3,00 153,740 4 35 2301 2301 2301

36 22129 BEYTÜLLAHCANÇİÇEK 12B 7 33 -1,25 7 13 3,75 9 31 1,25 3 17 -1,25 26 94 2,50 152,044 4 36 2323 2323 2323

37 22404 ESMAALTU DAL 12H 1 12 -2,00 2 8 0,00 3 7 1,25 4 6 2,50 10 33 1,75 150,656 5 37 2343 2343 2343

38 22386 ADA GÜNDÜZ 12B 4 9 1,75 4 9 1,75 150,035 5 38 2350 2350 2350

39 22326 YUSUF UYAR 12H 3 5 1,75 3 5 1,75 150,035 6 38 2350 2350 2350

40 22406 MUSA GÜZELYURD 12B 9 31 1,25 4 16 0,00 13 47 1,25 148,581 6 40 2373 2373 2373

41 22139 EMİRHAN AKKOÇ 12H 1 1 0,75 1 1 0,75 147,127 7 41 2392 2392 2392

42 22463 UMUT İRTEGÜN 12H 3 22 -2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 7 26 0,50 146,468 8 42 2401 2401 2401

43 22226 DERYA KUŞBACAK 12H 3 7 1,25 0 3 -0,75 3 10 0,50 146,387 9 43 2405 2405 2405

44 22043 YAKUP TAŞTAN 12 9 31 1,25 3 17 -1,25 8 32 0,00 3 17 -1,25 23 97 -1,25 140,975 2 44 2425 2425 2425

45 20129 HASAN YILMAZ 12H 3 13 -0,25 8 10 5,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 13 32 5,00

46 22495 EYLÜL TİRYAKİ 12H 2 17 -2,25 9 10 6,50 11 27 4,25

47 22207 İSA ÇOLAK 12F 1 14 -2,50 6 4 5,00 0 1 -0,25 2 7 0,25 9 26 2,50

48 22420 EBUBEKİR ACAR 12F 4 32 -4,00 6 7 4,25 5 11 2,25 15 50 2,50

                                                1 / 2



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KOCAELİ GEBZE GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ GEBZE TYT 1 72 2818 2818 2818

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,7 11,9 12,73 8,3 5,0 7,06 5,9 3,4 5,06 2,9 2,9 2,19 32,9 23,2 27,04 205,100

Okul Ortalaması 8,0 14,3 4,41 5,1 5,8 3,62 1,8 3,3 0,94 1,4 2,8 0,74 16,2 26,1 9,71 117,990

KATILIMLAR

49 22367 UMUT CAN ERGÜL 12F 5 29 -2,25 6 10 3,50 11 39 1,25

50 22888 SEFA BORAN 12F 3 15 -0,75 2 2 1,50 5 17 0,75

51 22115 YUSUF YILDIZ 12H 4 15 0,25 4 15 0,25

52 22016 NAZLI KOCA 12H 1 3 0,25 1 3 0,25

53 0   0 0 0,00

54 22021 ENES ŞEFİK TUNCEL   0 0 0,00

55 0 FATMA KURTULDU 12B 0 0 0,00

56 0   0 0 0,00

57 22449 SAMED ALTUN 12H 0 0 0,00

58 22323 YAĞMUR BABA 12H 4 16 0,00 6 14 2,50 0 10 -2,50 10 40 0,00

59 22468 ÖMER FARUK TÖNGELCİ12H 0 0 0,00

60 22417 EMİR ÖZALIR 12H 0 0 0,00

61 20288 VOLKAN MOLLAİB RHİMO12H 0 0 0,00

62 22100 EYLÜL SAĞLAM 12H 0 1 -0,25 0 1 -0,25

63 0 BURAK ATAK 12C 1 10 -1,50 1 2 0,50 2 12 -1,00

64 20359 İBRAHİM GÜNAL 12H 0 4 -1,00 4 16 0,00 4 20 -1,00

65 22245 EMİR EFE 12F 4 23 -1,75 2 7 0,25 6 30 -1,50

66 22458 ECENAZLIPEKGÖZ 12H 0 7 -1,75 2 4 1,00 1 7 -0,75 3 18 -1,50

67 22389 MERYEM ŞEN 12H 7 29 -0,25 3 17 -1,25 10 46 -1,50

68 22196 ARINÇ GÜLTEKİN 12H 4 36 -5,00 6 14 2,50 10 50 -2,50

69 22390 YİĞİT DUMAN 12F 5 35 -3,75 4 16 0,00 0 1 -0,25 9 52 -4,00

70 22202 SALİH YILDIZ 12F 5 35 -3,75 4 16 0,00 5 23 -0,75 14 74 -4,50

71 22254 ALİ ESEN 12H 2 38 -7,50 4 16 0,00 3 17 -1,25 9 71 -8,75

72 20422 BURAKCAN DEMİRTAŞ 12B 3 37 -6,25 2 18 -2,50 4 36 -5,00 5 15 1,25 14 106 -12,50
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